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Re: In memoriam en hoe verder?

From: "IBISS Info" <ibissinfo@gmail.com>
To: "carola jansen" <carola@dr.com>
Date: May 13, 2015 10:33:46 PM

Beste Carola,

Wat een geweldig mooi resultaat! We hopen binnenkort van IBISS Rio te horen hoe het gaat met het Sport for Development
programma en zullen jullie dan daarover berichten.

Hoop dat Myrthe's eerste examendagen succesvol verlopen zijn en we wensen haar veel sterkte met blokken! Hartelijke
groet,

Toke

Op 7 mei 2015 08:47 schreef carola jansen <carola@dr.com>:
Beste Toke,

Het vervolg was minstens zo succesvol want over april heeft zij EUR 95,00 opgehaald. Inmiddels hebben wij
het bedrag op de rekening van "Sports for development" gestort! Wij hopen uiteraard dat het geld een goede
bestemming zal krijgen en willen jullie succes wensen met IBISS Foundation.

Met vriendelijke groet,
Carola Jansen
(ook namens Myrthe - maar die zit nu te blokken voor haar examens :))

Sent: Monday, April 13, 2015 at 1:52 PM

From: "IBISS Info" <ibissinfo@gmail.com>
To: "carola jansen" <carola@dr.com>
Subject: Re: In memoriam en hoe verder?

Dank je wel Carola!

Ik ben blij dat Kim (hij is een hij...) intussen heeft gereageerd naar jullie en dat de vraagtekens zijn
opgehelderd. Tk wens Myrthe heel veel succes met het vervolg van het emballage project.
Hartelijke groet,

Toke Smolders, secretaris bestuur IBISS Foundation

Op 13 april 2015 13:13 schreef carola jansen <carola@dr.com>:
Beste Toke,

Wij hadden via Facebook een berichtje gestuurd naar Sports for Delopment (vandaar dat je het niet kon
vinden). Inmiddels heeft Kim Kruideniers wel gereageerd (zij was druk met tentamens) en is alles
opgelost. Zij heeft Myrthe geadviseerd dit via Pifworld te doneren en een account aan te maken. Dat
hebben wij gedaan en Myrthe heeft het bedrag gestort op de daaraan gekoppelde rekening. Nu hopen
dat april ook weer zoveel bonnetjes oplevert. Ze hebben een kwartier bonnetjes staan scannen vorige
keer!

Met vriendelijke groet,

Carola Jansen

Sent: Wednesday, April 08, 2015 at 9:31 AM
From: "IBISS Info" <ibissinfo@gmail.com>
To: "carola jansen" <carola@dr.com>
Subject: Re: In memoriam en hoe verder?

Beste Carola en Myrthe,

Excuses voor onze late reactie. Wij zijn een kleine vrijwilligersorganisatie en doen altijd ons uiterste
best om snel te antwoorden op ingekomen mails. Maar soms gaan er enkele dagen overheen voor
we aan beantwoording van de mail toekomen.

Ik heb zojuist de mailbox nagekeken, maar daarin vond ik niet uw eerdere mail. Kunt u nakijken
wanneer u die eerdere mail heeft gestuurd?

Het is fantastisch dat jullie je zo inzetten voor Sports for Development, en met wat een mooi
resultaat!

Op dit moment zijn wij inderdaad bezig om samen met het bestuur en de staf van IBISS in Rio de
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aanvraagprocedures en verantwoording van de vanuit Nederland via IBISS Foundation gedoneerde

gelden aan te scherpen. Tot dit goed geregeld is houden wij de overmaking van gelden naar IBISS
Rio vast.

Wij verzekeren u dat het geld dat is opgehaald goed terecht zal komen bij het project in Rio

waarvoor de donatie is bedoeld. U kunt het geld overmaken naar rekening Van IBISS Foundation:
NL32ABNA0553402056

Wij hopen dat wij hiermee jullie vragen afdoende beantwoord hebben. En wij wensen jullie veel
succes met het vervolg van jullie sponsoractie.

Vriendelijke groet,

Namens bestuur IBISS Foundation,
Toke Smolders, secretaris

Op 5 april 2015 10:56 schreef carola jansen <carola@dr.com>:

Beste,

Mijn dochter heeft pas geleden een leuke actie opgezet voor project "sports for development"
door middel van een emballagebox bij onze plaatselijke supermarkt. Begin hebben wij een
berichtje gestuurd via Facebook met de tussenstand (maart - EUR 83,35) en de vraag op welk
rekeningnummer dit mag worden gestort. Tot op heden geen berichtje terug ontvangen.
Bestaat dit project nog wel? Of heeft dit alles te maken met de reorganisatie binnen jullie
stichting? We willen natuurlijk wel zeker weten dat het geld op de juiste plek terecht komt dus
hopen binnenkort een reactie te ontvangen. Ook de maand april mag de emballagebox blijven
staan dus die opbrengst komt er nog bij.

Alvast dank voor uw reactie,
met vriendelijke groet,

Carola en Myrthe Jansen (Worldmapper Brazilie 2014)

Sent: Wednesday, April 01, 2015 at 10:45 PM
From: "Secretaris IBISS Foundation" <info@ibiss.info>

To: carola@dr.com

Subject: In memoriam en hoe verder?
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Beste IBISS-vrienden,

In deze nieuwsflash de volgende onderwerpen:

1. Impressie in memoriam bijeenkomst Nanko

Vrijdag 27 maart 2015 was er een druk bezochte en waardige afscheidsbijeenkomst. Diverse sprekers deelden hun
herinneringen en beelden.

2. Het NRC artikel van 21 maart

De eenzijdigheid en de insinuaties van het artikel riep veel reacties op. Het bestuur heeft zoveel mogelijk vragen
beantwoord. We gaan hier kort in op de belangrijkste punten.

3. Hoe verder met IBISS Brazilié en IBISS Foundation?
Nanko is niet te vervangen, maar hoe zorgen we er dan voor dat het vele goede werk in de favela’s kan doorgaan?

4. Stem nu op project en steun Sou Menina e Me
Het project maakt kans op 12.500 euro voor de inrichting van werkplaatsen, maar heeft wel uw stem nodig.

Lees verder op onze website.

| DONEERNU |

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u staat ingeschreven in het bestand van IBISS.
Klik hier als u de nieuwsbrief in de toekomst niet meer wenst te ontvangen

IBISS Foundation Nederland
Postbus 5383, 2000 GJ Haarlem, tel/fax. (023) 524 24 49
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